
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ) D.K.: 30390 206 206 1025

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (HAY) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,28 10 5 8,34 5 2 3,98 4 3 3,42 3 2 2,16 32 17 26,18 355,010

Okul Ortalaması 11 4 9,57 10 4 9,09 5 2 4,49 5 3 3,96 3 2 2,35 34 14 29,46 375,990

KATILIMLAR

1 303 AZRA ZEHRA TUNCER3B 14 1 13,67 15 0 15,00 7 0 7,00 8 0 8,00 5 0 5,00 49 1 48,67 490,245 1 1 1 1 11
% 1,07

2 103 ECRİN MUTLU 3D 14 1 13,67 15 0 15,00 7 0 7,00 8 0 8,00 2 3 1,00 46 4 44,67 480,081 1 2 2 2 24
% 2,34

3 275 AKİF KÖSEM 3B 15 0 15,00 14 1 13,67 7 0 7,00 7 1 6,67 4 1 3,67 47 3 46,01 477,801 2 3 3 3 27
% 2,63

4 99 ZEHRA ÖZTÜRK 3A 14 1 13,67 14 1 13,67 7 0 7,00 8 0 8,00 4 1 3,67 47 3 46,01 477,303 1 4 4 4 28
% 2,73

5 119 TURAN KAĞAN ÖZDEMİR3D 15 0 15,00 14 1 13,67 7 0 7,00 7 1 6,67 3 2 2,33 46 4 44,67 474,413 2 5 6 6 32
% 3,12

6 130 HÜMA BÜL* L 3A 14 1 13,67 14 1 13,67 7 0 7,00 8 0 8,00 3 2 2,33 46 4 44,67 473,915 2 6 7 7 35
% 3,41

7 61 EBRAR SABAY 3D 14 1 13,67 15 0 15,00 7 0 7,00 6 2 5,33 4 1 3,67 46 4 44,67 468,320 3 7 8 8 43
% 4,20

8 41 ÜMRAN ADA KAPUSUZ3B 13 2 12,33 14 1 13,67 7 0 7,00 7 1 6,67 5 0 5,00 46 4 44,67 461,658 3 8 10 10 70
% 6,83

9 274 İKRA AKTAŞ 3A 13 2 12,33 15 0 15,00 6 1 5,67 6 2 5,33 4 1 3,67 44 6 42,00 454,822 3 9 13 13 96
% 9,37

10 116 HÜMA SÜZÜK 3D 12 3 11,00 14 0 14,00 6 1 5,67 8 0 8,00 3 2 2,33 43 6 41,00 453,040 4 10 15 15 108
% 11

11 22 MELİH KÖSE 3D 14 1 13,67 15 0 15,00 7 0 7,00 4 4 2,67 4 1 3,67 44 6 42,01 449,784 5 11 18 18 121
% 12

12 98 ZÜMRA BEDİR 3D 14 1 13,67 14 1 13,67 6 0 6,00 6 2 5,33 2 3 1,00 42 7 39,67 449,191 6 12 19 19 124
% 12

13 77 ZÜMRA CEYLAN 3C 14 1 13,67 14 1 13,67 6 1 5,67 5 3 4,00 4 1 3,67 43 7 40,68 445,765 1 13 21 21 142
% 14

14 315 POYRAZ ERGİN 3A 13 2 12,33 15 0 15,00 5 2 4,33 5 3 4,00 5 0 5,00 43 7 40,66 445,208 4 14 22 22 146
% 14

15 0 AZRA ÜNAL 3D 13 2 12,33 14 1 13,67 5 2 4,33 6 2 5,33 5 0 5,00 43 7 40,66 444,923 7 15 23 23 149
% 15

16 64 KUZEY ÇORLU 3B 14 1 13,67 13 2 12,33 5 2 4,33 7 1 6,67 2 3 1,00 41 9 38,00 444,239 4 16 24 24 151
% 15

17 367 ZEYNEP SARE EROĞLU3A 14 1 13,67 13 2 12,33 7 0 7,00 5 3 4,00 5 0 5,00 44 6 42,00 443,333 5 17 25 25 157
% 15

18 83 DURU AL 3B 14 1 13,67 11 2 10,33 6 1 5,67 7 1 6,67 4 1 3,67 42 6 40,01 440,419 5 18 26 26 167
% 16

19 83 DURU AL 3B 14 1 13,67 11 2 10,33 6 1 5,67 7 1 6,67 4 1 3,67 42 6 40,01 440,419 5 18 26 26 167
% 16

20 105 BERR  *A 3A 14 1 13,67 12 3 11,00 6 1 5,67 6 2 5,33 5 0 5,00 43 7 40,67 439,315 6 20 29 29 171
% 17

21 62 ZEHRA AKBULU T 3D 15 0 15,00 15 0 15,00 7 0 7,00 1 6 -1,00 5 0 5,00 43 6 41,00 437,449 8 21 30 30 179
% 17

22 87 BE R* SABAN 3A 12 3 11,00 14 1 13,67 5 1 4,67 6 2 5,33 5 0 5,00 42 7 39,67 436,091 7 22 31 31 181
% 18

23 341 YİĞİT ALİ BİLGİ 3A 13 2 12,33 12 3 11,00 7 0 7,00 7 1 6,67 3 2 2,33 42 8 39,33 435,775 8 23 32 32 183
% 18

24 35 CEMRE KÖSEM 3D 12 3 11,00 12 3 11,00 6 1 5,67 8 0 8,00 4 1 3,67 42 8 39,34 434,933 9 24 34 34 190
% 19

25 15 ATAHAN  ATASOY 3D 10 5 8,33 15 0 15,00 5 2 4,33 7 1 6,67 5 0 5,00 42 8 39,33 434,449 10 25 36 36 193
% 19

26 32 ELİF TÜRKMEN 3B 11 3 10,00 14 1 13,67 6 0 6,00 6 2 5,33 4 0 4,00 41 6 39,00 429,959 7 26 38 38 218
% 21

27 232 ELİF AY 3D 11 4 9,67 14 1 13,67 4 2 3,33 7 1 6,67 4 1 3,67 40 9 37,01 428,473 11 27 39 39 227
% 22

28 91 ATİL*A ÇAY 3D 14 1 13,67 11 4 9,67 6 1 5,67 6 2 5,33 4 1 3,67 41 9 38,01 426,374 12 28 41 41 235
% 23

29 345 MİRZA AKTAY 3D 12 3 11,00 13 2 12,33 7 0 7,00 6 2 5,33 3 2 2,33 41 9 37,99 426,295 13 29 42 42 236
% 23

30 192 ALPARSLAN  YALÇIN 3A 11 4 9,67 14 1 13,67 5 2 4,33 6 1 5,67 3 2 2,33 39 10 35,67 420,933 9 30 46 46 257
% 25

31 241 EYLÜL POLAT 3A 13 2 12,33 13 2 12,33 4 1 3,67 5 3 4,00 4 1 3,67 39 9 36,00 420,847 10 31 47 47 258
% 25

32 271 KUMSAL TURAL 3B 11 4 9,67 13 2 12,33 7 0 7,00 5 3 4,00 5 0 5,00 41 9 38,00 414,037 8 32 48 48 281
% 27

33 55 ERDEM AKÇAOĞLU 3A 11 4 9,67 14 1 13,67 6 1 5,67 5 3 4,00 3 2 2,33 39 11 35,34 413,081 11 33 49 49 288
% 28
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ) D.K.: 30390 206 206 1025

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (HAY) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,28 10 5 8,34 5 2 3,98 4 3 3,42 3 2 2,16 32 17 26,18 355,010

Okul Ortalaması 11 4 9,57 10 4 9,09 5 2 4,49 5 3 3,96 3 2 2,35 34 14 29,46 375,990

KATILIMLAR

34 107 MEHMET AKİF ŞAHİN3B 12 3 11,00 10 3 9,00 6 1 5,67 7 1 6,67 4 1 3,67 39 9 36,01 411,335 9 34 52 52 298
% 29

35 144 YUSUF DEMİRŞAH KOLAT3A 12 3 11,00 10 1 9,67 7 0 7,00 6 2 5,33 4 1 3,67 39 7 36,67 410,576 12 35 53 53 300
% 29

36 143 MİRAY ERVA İYİGÜN 3B 13 1 12,67 13 2 12,33 5 1 4,67 3 3 2,00 3 2 2,33 37 9 34,00 408,798 10 36 55 55 309
% 30

37 328 RABİA SİMAY KARİP 3C 13 2 12,33 11 4 9,67 6 1 5,67 5 3 4,00 4 1 3,67 39 11 35,34 407,340 2 37 56 56 311
% 30

38 364 ZEYNEP BEYZA SABAN3B 13 1 12,67 10 3 9,00 6 0 6,00 5 1 4,67 3 2 2,33 37 7 34,67 407,184 11 38 57 57 313
% 31

39 226 EDİZ KESKİN 3D 13 2 12,33 13 2 12,33 6 1 5,67 4 4 2,67 1 4 -0,33 37 13 32,67 407,014 14 39 58 58 315
% 31

40 181 EMİR  ÇAYLI 3D 11 4 9,67 12 3 11,00 5 2 4,33 7 1 6,67 2 3 1,00 37 13 32,67 405,390 15 40 60 60 324
% 32

41 236 ERVA SU KIR 3D 11 4 9,67 12 3 11,00 7 0 7,00 5 3 4,00 5 0 5,00 40 10 36,67 404,484 16 41 61 61 325
% 32

42 182 BELİNAY GÜMÜŞ 3B 11 4 9,67 14 1 13,67 7 0 7,00 4 4 2,67 2 3 1,00 38 12 34,01 404,158 12 42 63 63 327
% 32

43 101 EREN MUTLU 3D 12 3 11,00 13 2 12,33 6 1 5,67 4 4 2,67 3 2 2,33 38 12 34,00 404,025 17 43 64 64 329
% 32

44 349 ÖMERHAN ODABAŞOĞLU3D 12 3 11,00 11 4 9,67 4 3 3,00 6 2 5,33 5 0 5,00 38 12 34,00 402,764 18 44 68 68 339
% 33

45 72 PELİN ADA ARSLAN 3B 12 3 11,00 12 3 11,00 5 2 4,33 5 3 4,00 3 2 2,33 37 13 32,66 400,007 13 45 72 72 353
% 34

46 133 EL *NAZ KARAŞAL 3C 10 5 8,33 12 3 11,00 6 1 5,67 5 3 4,00 4 1 3,67 37 13 32,67 387,597 3 46 81 81 403
% 39

47 491 ÖMER HAMZA TINGIR3B 11 4 9,67 11 4 9,67 5 2 4,33 5 3 4,00 5 0 5,00 37 13 32,67 387,464 14 47 82 82 404
% 39

48 102 MESUT HAMİ GÜLERYÜZ3D 10 5 8,33 13 2 12,33 5 2 4,33 5 3 4,00 2 3 1,00 35 15 29,99 386,641 19 48 84 84 407
% 40

49 176 HÜMEYRA ÇAĞLAR 3C 13 2 12,33 8 3 7,00 4 3 3,00 5 3 4,00 5 0 5,00 35 11 31,33 384,155 4 49 88 88 423
% 41

50 224 ÖMER YEGİN 3D 12 3 11,00 11 4 9,67 5 2 4,33 5 3 4,00 1 4 -0,33 34 16 28,67 383,677 20 50 89 89 429
% 42

51 238 ESİLA S* I 3D 11 4 9,67 11 4 9,67 6 1 5,67 5 3 4,00 2 3 1,00 35 15 30,01 381,033 21 51 91 91 439
% 43

52 67 KEREM ERSİN İLERİ 3A 8 7 5,67 13 2 12,33 4 3 3,00 7 1 6,67 1 4 -0,33 33 17 27,34 378,526 13 52 94 94 450
% 44

53 93 CANAARSLAN 3A 14 0 14,00 5 5 3,33 7 0 7,00 4 3 3,00 5 0 5,00 35 8 32,33 374,338 14 53 97 97 459
% 45

54 203 BUĞLEM ÖZDEMİR 3D 10 4 8,67 11 4 9,67 6 1 5,67 4 4 2,67 4 1 3,67 35 14 30,35 371,217 22 54 100 100 473
% 46

55 165 EMİR HAMZA ALGAN3D 9 6 7,00 10 5 8,33 6 1 5,67 6 0 6,00 2 3 1,00 33 15 28,00 365,852 23 55 105 105 493
% 48

56 78 OĞUZ KAĞAN TOK 3A 11 4 9,67 9 6 7,00 6 1 5,67 5 3 4,00 3 2 2,33 34 16 28,67 365,315 15 56 106 106 494
% 48

57 179 ARDA DEMİRCAN 3B 13 2 12,33 11 4 9,67 3 4 1,67 3 5 1,33 0 5 -1,67 30 20 23,33 364,051 15 57 108 108 503
% 49

58 338 UTKU RÜZGAR ZENGİN3C 8 7 5,67 12 3 11,00 5 2 4,33 6 2 5,33 1 4 -0,33 32 18 26,00 363,438 5 58 109 109 505
% 49

59 478 SAREŞ İŞMAN 3C 11 4 9,67 9 6 7,00 7 0 7,00 4 4 2,67 4 1 3,67 35 15 30,01 363,168 6 59 110 110 506
% 49

60 18 FURKAN  GÜNGÖR 3D 10 5 8,33 9 6 7,00 7 0 7,00 5 3 4,00 4 1 3,67 35 15 30,00 362,671 24 60 111 111 508
% 50

61 54 HASAN ÇAĞLAYAN 3D 13 1 12,67 6 8 3,33 6 1 5,67 5 3 4,00 2 2 1,33 32 15 27,00 358,474 25 61 115 115 527
% 51

62 200 MUHAMMETALİ GÜLERYÜZ3A 11 4 9,67 9 6 7,00 6 1 5,67 4 4 2,67 3 2 2,33 33 17 27,34 356,046 16 62 118 118 538
% 52

63 194 BEREN YEGİN 3C 8 7 5,67 12 3 11,00 7 0 7,00 3 5 1,33 3 2 2,33 33 17 27,33 349,875 7 63 123 123 563
% 55

64 234 EMİR AVCI 3B 12 3 11,00 8 7 5,67 5 2 4,33 4 4 2,67 1 4 -0,33 30 20 23,34 345,749 16 64 126 126 586
% 57

65 109 EYMEN EG* AKGÜN 3A 10 5 8,33 12 3 11,00 2 5 0,33 2 4 0,67 2 3 1,00 28 20 21,33 342,717 17 65 129 129 597
% 58

66 483 HÜSEYİN SALİH ŞİMŞEK3C 8 7 5,67 9 6 7,00 7 0 7,00 5 3 4,00 1 4 -0,33 30 20 23,34 332,976 8 66 134 134 626
% 61
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ) D.K.: 30390 206 206 1025

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (HAY) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,28 10 5 8,34 5 2 3,98 4 3 3,42 3 2 2,16 32 17 26,18 355,010

Okul Ortalaması 11 4 9,57 10 4 9,09 5 2 4,49 5 3 3,96 3 2 2,35 34 14 29,46 375,990

KATILIMLAR

67 326 FATIMA ÇAVUŞ 3D 7 8 4,33 10 5 8,33 5 2 4,33 5 3 4,00 3 2 2,33 30 20 23,32 332,073 26 67 135 135 628
% 61

68 245 EYMEN ADEM YAMAN3B 9 6 7,00 8 7 5,67 2 5 0,33 6 2 5,33 2 3 1,00 27 23 19,33 327,178 17 68 140 140 648
% 63

69 76 ZEYNEP NİDA ELİBOL3B 12 3 11,00 6 9 3,00 3 4 1,67 4 4 2,67 3 2 2,33 28 22 20,67 325,952 18 69 141 141 650
% 63

70 217 ÇINAR KAPUSUZ 3A 8 7 5,67 11 4 9,67 5 2 4,33 2 6 0,00 2 3 1,00 28 22 20,67 320,199 18 70 144 144 676
% 66

71 159 HASAN OZAN 3B 9 6 7,00 10 5 8,33 4 3 3,00 3 5 1,33 0 5 -1,67 26 24 17,99 319,170 19 71 147 147 683
% 67

72 82 ZE NEP İPEK KARA 3C 10 5 8,33 3 3 2,00 5 1 4,67 5 3 4,00 3 2 2,33 26 14 21,33 316,924 9 72 149 149 694
% 68

73 27 AYSİMA KAYA 3A 7 8 4,33 8 6 6,00 3 2 2,33 5 3 4,00 5 0 5,00 28 19 21,66 316,531 19 73 151 151 696
% 68

74 50 ÖMER BARİP 3B 10 5 8,33 3 9 0,00 6 1 5,67 5 3 4,00 3 1 2,67 27 19 20,67 306,241 20 74 157 157 733
% 72

75 266 DAMLA AYGÜL 3A 7 7 4,67 10 5 8,33 4 2 3,33 1 6 -1,00 2 3 1,00 24 23 16,33 293,571 20 75 164 164 777
% 76

76 17 TALHA MUST  A AİB YR3C 9 5 7,33 5 7 2,67 1 5 -0,67 3 4 1,67 4 1 3,67 22 22 14,67 286,612 10 76 168 168 800
% 78

77 258 HUZEYFE İNCE 3C 7 3 6,00 6 2 5,33 3 3 2,00 1 3 0,00 2 3 1,00 19 14 14,33 285,059 11 77 170 170 802
% 78

78 488 SELMAN AKGÜN 3B 9 6 7,00 6 9 3,00 3 4 1,67 3 5 1,33 0 5 -1,67 21 29 11,33 277,223 21 78 172 172 825
% 80

79 173 KEREM KARACA 3B 7 8 4,33 6 9 3,00 2 4 0,67 4 4 2,67 3 2 2,33 22 27 13,00 274,325 22 79 174 174 837
% 82

80 139 KAAN TUNCAY YULAFÇI3C 8 7 5,67 6 9 3,00 5 2 4,33 2 6 0,00 1 4 -0,33 22 28 12,67 269,045 12 80 178 178 859
% 84

81 31 BUĞLEMSU MACİT 3C 8 7 5,67 3 12 -1,00 4 3 3,00 5 3 4,00 1 4 -0,33 21 29 11,34 264,456 13 81 180 180 876
% 85

82 142 ESLEM NUR YETMİŞBİR3B 8 6 6,00 4 9 1,00 1 5 -0,67 3 5 1,33 2 3 1,00 18 28 8,66 255,812 23 82 182 182 904
% 88

83 150 YAĞIZARDA KESKİN 3C 6 9 3,00 6 7 3,67 2 5 0,33 2 3 1,00 0 5 -1,67 16 29 6,33 246,654 14 83 183 183 921
% 90

84 239 EYLÜL ADA BİLİR 3C 7 8 4,33 3 12 -1,00 1 6 -1,00 4 4 2,67 2 3 1,00 17 33 6,00 237,610 15 84 187 187 940
% 92

85 209 BULUT AKSU 3C 4 6 2,00 3 10 -0,33 2 2 1,33 2 2 1,33 2 2 1,33 13 22 5,66 223,410 16 85 193 193 966
% 94

86 26 ABDUL *AMET KAYA 3C 5 10 1,67 5 10 1,67 2 5 0,33 2 6 0,00 1 4 -0,33 15 35 3,34 218,995 17 86 194 194 971
% 95

87 188 AYSİMA NAZ CANSIZ3A 5 10 1,67 4 11 0,33 2 5 0,33 3 5 1,33 1 4 -0,33 15 35 3,33 218,710 21 87 195 195 972
% 95

88 496 MERVE KAMA 3C 5 7 2,67 2 7 -0,33 2 5 0,33 3 5 1,33 0 5 -1,67 12 29 2,33 217,869 18 88 198 198 975
% 95

89 212 ADA SU PİLİÇ 3C 7 8 4,33 2 13 -2,33 1 6 -1,00 2 6 0,00 2 3 1,00 14 36 2,00 209,521 19 89 201 201 991
% 97

90 124 YİĞİT M*SA KAYA 3C 4 11 0,33 4 10 0,67 1 6 -1,00 2 6 0,00 3 2 2,33 14 35 2,33 205,108 20 90 203 203 999
% 97

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ) D.K.: 30390 206 206 1025

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (HAY) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,28 10 5 8,34 5 2 3,98 4 3 3,42 3 2 2,16 32 17 26,18 355,010

Okul Ortalaması 11 4 9,57 10 4 9,09 5 2 4,49 5 3 3,96 3 2 2,35 34 14 29,46 375,990

KATILIMLAR
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3A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ) D.K.: 30390 206 206 1025

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (HAY) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,28 10 5 8,34 5 2 3,98 4 3 3,42 3 2 2,16 32 17 26,18 355,010

Okul Ortalaması 11 4 9,57 10 4 9,09 5 2 4,49 5 3 3,96 3 2 2,35 34 14 29,46 375,990

SINIF: 3A

KATILIMLAR

1 99 ZEHRA ÖZTÜRK 3A 14 1 13,67 14 1 13,67 7 0 7,00 8 0 8,00 4 1 3,67 47 3 46,01 477,303 1 4 4 4 28
% 2,73

2 130 HÜMA BÜL* L 3A 14 1 13,67 14 1 13,67 7 0 7,00 8 0 8,00 3 2 2,33 46 4 44,67 473,915 2 6 7 7 35
% 3,41

3 274 İKRA AKTAŞ 3A 13 2 12,33 15 0 15,00 6 1 5,67 6 2 5,33 4 1 3,67 44 6 42,00 454,822 3 9 13 13 96
% 9,37

4 315 POYRAZ ERGİN 3A 13 2 12,33 15 0 15,00 5 2 4,33 5 3 4,00 5 0 5,00 43 7 40,66 445,208 4 14 22 22 146
% 14

5 367 ZEYNEP SARE EROĞLU3A 14 1 13,67 13 2 12,33 7 0 7,00 5 3 4,00 5 0 5,00 44 6 42,00 443,333 5 17 25 25 157
% 15

6 105 BERR  *A 3A 14 1 13,67 12 3 11,00 6 1 5,67 6 2 5,33 5 0 5,00 43 7 40,67 439,315 6 20 29 29 171
% 17

7 87 BE R* SABAN 3A 12 3 11,00 14 1 13,67 5 1 4,67 6 2 5,33 5 0 5,00 42 7 39,67 436,091 7 22 31 31 181
% 18

8 341 YİĞİT ALİ BİLGİ 3A 13 2 12,33 12 3 11,00 7 0 7,00 7 1 6,67 3 2 2,33 42 8 39,33 435,775 8 23 32 32 183
% 18

9 192 ALPARSLAN  YALÇIN 3A 11 4 9,67 14 1 13,67 5 2 4,33 6 1 5,67 3 2 2,33 39 10 35,67 420,933 9 30 46 46 257
% 25

10 241 EYLÜL POLAT 3A 13 2 12,33 13 2 12,33 4 1 3,67 5 3 4,00 4 1 3,67 39 9 36,00 420,847 10 31 47 47 258
% 25

11 55 ERDEM AKÇAOĞLU 3A 11 4 9,67 14 1 13,67 6 1 5,67 5 3 4,00 3 2 2,33 39 11 35,34 413,081 11 33 49 49 288
% 28

12 144 YUSUF DEMİRŞAH KOLAT3A 12 3 11,00 10 1 9,67 7 0 7,00 6 2 5,33 4 1 3,67 39 7 36,67 410,576 12 35 53 53 300
% 29

13 67 KEREM ERSİN İLERİ 3A 8 7 5,67 13 2 12,33 4 3 3,00 7 1 6,67 1 4 -0,33 33 17 27,34 378,526 13 52 94 94 450
% 44

14 93 CANAARSLAN 3A 14 0 14,00 5 5 3,33 7 0 7,00 4 3 3,00 5 0 5,00 35 8 32,33 374,338 14 53 97 97 459
% 45

15 78 OĞUZ KAĞAN TOK 3A 11 4 9,67 9 6 7,00 6 1 5,67 5 3 4,00 3 2 2,33 34 16 28,67 365,315 15 56 106 106 494
% 48

16 200 MUHAMMETALİ GÜLERYÜZ3A 11 4 9,67 9 6 7,00 6 1 5,67 4 4 2,67 3 2 2,33 33 17 27,34 356,046 16 62 118 118 538
% 52

17 109 EYMEN EG* AKGÜN 3A 10 5 8,33 12 3 11,00 2 5 0,33 2 4 0,67 2 3 1,00 28 20 21,33 342,717 17 65 129 129 597
% 58

18 217 ÇINAR KAPUSUZ 3A 8 7 5,67 11 4 9,67 5 2 4,33 2 6 0,00 2 3 1,00 28 22 20,67 320,199 18 70 144 144 676
% 66

19 27 AYSİMA KAYA 3A 7 8 4,33 8 6 6,00 3 2 2,33 5 3 4,00 5 0 5,00 28 19 21,66 316,531 19 73 151 151 696
% 68

20 266 DAMLA AYGÜL 3A 7 7 4,67 10 5 8,33 4 2 3,33 1 6 -1,00 2 3 1,00 24 23 16,33 293,571 20 75 164 164 777
% 76

21 188 AYSİMA NAZ CANSIZ3A 5 10 1,67 4 11 0,33 2 5 0,33 3 5 1,33 1 4 -0,33 15 35 3,33 218,710 21 87 195 195 972
% 95
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3B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ) D.K.: 30390 206 206 1025

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (HAY) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,28 10 5 8,34 5 2 3,98 4 3 3,42 3 2 2,16 32 17 26,18 355,010

Okul Ortalaması 11 4 9,57 10 4 9,09 5 2 4,49 5 3 3,96 3 2 2,35 34 14 29,46 375,990

SINIF: 3B

KATILIMLAR

1 303 AZRA ZEHRA TUNCER3B 14 1 13,67 15 0 15,00 7 0 7,00 8 0 8,00 5 0 5,00 49 1 48,67 490,245 1 1 1 1 11
% 1,07

2 275 AKİF KÖSEM 3B 15 0 15,00 14 1 13,67 7 0 7,00 7 1 6,67 4 1 3,67 47 3 46,01 477,801 2 3 3 3 27
% 2,63

3 41 ÜMRAN ADA KAPUSUZ3B 13 2 12,33 14 1 13,67 7 0 7,00 7 1 6,67 5 0 5,00 46 4 44,67 461,658 3 8 10 10 70
% 6,83

4 64 KUZEY ÇORLU 3B 14 1 13,67 13 2 12,33 5 2 4,33 7 1 6,67 2 3 1,00 41 9 38,00 444,239 4 16 24 24 151
% 15

5 83 DURU AL 3B 14 1 13,67 11 2 10,33 6 1 5,67 7 1 6,67 4 1 3,67 42 6 40,01 440,419 5 18 26 26 167
% 16

6 83 DURU AL 3B 14 1 13,67 11 2 10,33 6 1 5,67 7 1 6,67 4 1 3,67 42 6 40,01 440,419 5 18 26 26 167
% 16

7 32 ELİF TÜRKMEN 3B 11 3 10,00 14 1 13,67 6 0 6,00 6 2 5,33 4 0 4,00 41 6 39,00 429,959 7 26 38 38 218
% 21

8 271 KUMSAL TURAL 3B 11 4 9,67 13 2 12,33 7 0 7,00 5 3 4,00 5 0 5,00 41 9 38,00 414,037 8 32 48 48 281
% 27

9 107 MEHMET AKİF ŞAHİN3B 12 3 11,00 10 3 9,00 6 1 5,67 7 1 6,67 4 1 3,67 39 9 36,01 411,335 9 34 52 52 298
% 29

10 143 MİRAY ERVA İYİGÜN 3B 13 1 12,67 13 2 12,33 5 1 4,67 3 3 2,00 3 2 2,33 37 9 34,00 408,798 10 36 55 55 309
% 30

11 364 ZEYNEP BEYZA SABAN3B 13 1 12,67 10 3 9,00 6 0 6,00 5 1 4,67 3 2 2,33 37 7 34,67 407,184 11 38 57 57 313
% 31

12 182 BELİNAY GÜMÜŞ 3B 11 4 9,67 14 1 13,67 7 0 7,00 4 4 2,67 2 3 1,00 38 12 34,01 404,158 12 42 63 63 327
% 32

13 72 PELİN ADA ARSLAN 3B 12 3 11,00 12 3 11,00 5 2 4,33 5 3 4,00 3 2 2,33 37 13 32,66 400,007 13 45 72 72 353
% 34

14 491 ÖMER HAMZA TINGIR3B 11 4 9,67 11 4 9,67 5 2 4,33 5 3 4,00 5 0 5,00 37 13 32,67 387,464 14 47 82 82 404
% 39

15 179 ARDA DEMİRCAN 3B 13 2 12,33 11 4 9,67 3 4 1,67 3 5 1,33 0 5 -1,67 30 20 23,33 364,051 15 57 108 108 503
% 49

16 234 EMİR AVCI 3B 12 3 11,00 8 7 5,67 5 2 4,33 4 4 2,67 1 4 -0,33 30 20 23,34 345,749 16 64 126 126 586
% 57

17 245 EYMEN ADEM YAMAN3B 9 6 7,00 8 7 5,67 2 5 0,33 6 2 5,33 2 3 1,00 27 23 19,33 327,178 17 68 140 140 648
% 63

18 76 ZEYNEP NİDA ELİBOL3B 12 3 11,00 6 9 3,00 3 4 1,67 4 4 2,67 3 2 2,33 28 22 20,67 325,952 18 69 141 141 650
% 63

19 159 HASAN OZAN 3B 9 6 7,00 10 5 8,33 4 3 3,00 3 5 1,33 0 5 -1,67 26 24 17,99 319,170 19 71 147 147 683
% 67

20 50 ÖMER BARİP 3B 10 5 8,33 3 9 0,00 6 1 5,67 5 3 4,00 3 1 2,67 27 19 20,67 306,241 20 74 157 157 733
% 72

21 488 SELMAN AKGÜN 3B 9 6 7,00 6 9 3,00 3 4 1,67 3 5 1,33 0 5 -1,67 21 29 11,33 277,223 21 78 172 172 825
% 80

22 173 KEREM KARACA 3B 7 8 4,33 6 9 3,00 2 4 0,67 4 4 2,67 3 2 2,33 22 27 13,00 274,325 22 79 174 174 837
% 82

23 142 ESLEM NUR YETMİŞBİR3B 8 6 6,00 4 9 1,00 1 5 -0,67 3 5 1,33 2 3 1,00 18 28 8,66 255,812 23 82 182 182 904
% 88
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3C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ) D.K.: 30390 206 206 1025

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (HAY) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,28 10 5 8,34 5 2 3,98 4 3 3,42 3 2 2,16 32 17 26,18 355,010

Okul Ortalaması 11 4 9,57 10 4 9,09 5 2 4,49 5 3 3,96 3 2 2,35 34 14 29,46 375,990

SINIF: 3C

KATILIMLAR

1 77 ZÜMRA CEYLAN 3C 14 1 13,67 14 1 13,67 6 1 5,67 5 3 4,00 4 1 3,67 43 7 40,68 445,765 1 13 21 21 142
% 14

2 328 RABİA SİMAY KARİP 3C 13 2 12,33 11 4 9,67 6 1 5,67 5 3 4,00 4 1 3,67 39 11 35,34 407,340 2 37 56 56 311
% 30

3 133 EL *NAZ KARAŞAL 3C 10 5 8,33 12 3 11,00 6 1 5,67 5 3 4,00 4 1 3,67 37 13 32,67 387,597 3 46 81 81 403
% 39

4 176 HÜMEYRA ÇAĞLAR 3C 13 2 12,33 8 3 7,00 4 3 3,00 5 3 4,00 5 0 5,00 35 11 31,33 384,155 4 49 88 88 423
% 41

5 338 UTKU RÜZGAR ZENGİN3C 8 7 5,67 12 3 11,00 5 2 4,33 6 2 5,33 1 4 -0,33 32 18 26,00 363,438 5 58 109 109 505
% 49

6 478 SAREŞ İŞMAN 3C 11 4 9,67 9 6 7,00 7 0 7,00 4 4 2,67 4 1 3,67 35 15 30,01 363,168 6 59 110 110 506
% 49

7 194 BEREN YEGİN 3C 8 7 5,67 12 3 11,00 7 0 7,00 3 5 1,33 3 2 2,33 33 17 27,33 349,875 7 63 123 123 563
% 55

8 483 HÜSEYİN SALİH ŞİMŞEK3C 8 7 5,67 9 6 7,00 7 0 7,00 5 3 4,00 1 4 -0,33 30 20 23,34 332,976 8 66 134 134 626
% 61

9 82 ZE NEP İPEK KARA 3C 10 5 8,33 3 3 2,00 5 1 4,67 5 3 4,00 3 2 2,33 26 14 21,33 316,924 9 72 149 149 694
% 68

10 17 TALHA MUST  A AİB YR3C 9 5 7,33 5 7 2,67 1 5 -0,67 3 4 1,67 4 1 3,67 22 22 14,67 286,612 10 76 168 168 800
% 78

11 258 HUZEYFE İNCE 3C 7 3 6,00 6 2 5,33 3 3 2,00 1 3 0,00 2 3 1,00 19 14 14,33 285,059 11 77 170 170 802
% 78

12 139 KAAN TUNCAY YULAFÇI3C 8 7 5,67 6 9 3,00 5 2 4,33 2 6 0,00 1 4 -0,33 22 28 12,67 269,045 12 80 178 178 859
% 84

13 31 BUĞLEMSU MACİT 3C 8 7 5,67 3 12 -1,00 4 3 3,00 5 3 4,00 1 4 -0,33 21 29 11,34 264,456 13 81 180 180 876
% 85

14 150 YAĞIZARDA KESKİN 3C 6 9 3,00 6 7 3,67 2 5 0,33 2 3 1,00 0 5 -1,67 16 29 6,33 246,654 14 83 183 183 921
% 90

15 239 EYLÜL ADA BİLİR 3C 7 8 4,33 3 12 -1,00 1 6 -1,00 4 4 2,67 2 3 1,00 17 33 6,00 237,610 15 84 187 187 940
% 92

16 209 BULUT AKSU 3C 4 6 2,00 3 10 -0,33 2 2 1,33 2 2 1,33 2 2 1,33 13 22 5,66 223,410 16 85 193 193 966
% 94

17 26 ABDUL *AMET KAYA 3C 5 10 1,67 5 10 1,67 2 5 0,33 2 6 0,00 1 4 -0,33 15 35 3,34 218,995 17 86 194 194 971
% 95

18 496 MERVE KAMA 3C 5 7 2,67 2 7 -0,33 2 5 0,33 3 5 1,33 0 5 -1,67 12 29 2,33 217,869 18 88 198 198 975
% 95

19 212 ADA SU PİLİÇ 3C 7 8 4,33 2 13 -2,33 1 6 -1,00 2 6 0,00 2 3 1,00 14 36 2,00 209,521 19 89 201 201 991
% 97

20 124 YİĞİT M*SA KAYA 3C 4 11 0,33 4 10 0,67 1 6 -1,00 2 6 0,00 3 2 2,33 14 35 2,33 205,108 20 90 203 203 999
% 97
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3D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ) D.K.: 30390 206 206 1025

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (HAY) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,28 10 5 8,34 5 2 3,98 4 3 3,42 3 2 2,16 32 17 26,18 355,010

Okul Ortalaması 11 4 9,57 10 4 9,09 5 2 4,49 5 3 3,96 3 2 2,35 34 14 29,46 375,990

SINIF: 3D

KATILIMLAR

1 103 ECRİN MUTLU 3D 14 1 13,67 15 0 15,00 7 0 7,00 8 0 8,00 2 3 1,00 46 4 44,67 480,081 1 2 2 2 24
% 2,34

2 119 TURAN KAĞAN ÖZDEMİR3D 15 0 15,00 14 1 13,67 7 0 7,00 7 1 6,67 3 2 2,33 46 4 44,67 474,413 2 5 6 6 32
% 3,12

3 61 EBRAR SABAY 3D 14 1 13,67 15 0 15,00 7 0 7,00 6 2 5,33 4 1 3,67 46 4 44,67 468,320 3 7 8 8 43
% 4,20

4 116 HÜMA SÜZÜK 3D 12 3 11,00 14 0 14,00 6 1 5,67 8 0 8,00 3 2 2,33 43 6 41,00 453,040 4 10 15 15 108
% 11

5 22 MELİH KÖSE 3D 14 1 13,67 15 0 15,00 7 0 7,00 4 4 2,67 4 1 3,67 44 6 42,01 449,784 5 11 18 18 121
% 12

6 98 ZÜMRA BEDİR 3D 14 1 13,67 14 1 13,67 6 0 6,00 6 2 5,33 2 3 1,00 42 7 39,67 449,191 6 12 19 19 124
% 12

7 0 AZRA ÜNAL 3D 13 2 12,33 14 1 13,67 5 2 4,33 6 2 5,33 5 0 5,00 43 7 40,66 444,923 7 15 23 23 149
% 15

8 62 ZEHRA AKBULU T 3D 15 0 15,00 15 0 15,00 7 0 7,00 1 6 -1,00 5 0 5,00 43 6 41,00 437,449 8 21 30 30 179
% 17

9 35 CEMRE KÖSEM 3D 12 3 11,00 12 3 11,00 6 1 5,67 8 0 8,00 4 1 3,67 42 8 39,34 434,933 9 24 34 34 190
% 19

10 15 ATAHAN  ATASOY 3D 10 5 8,33 15 0 15,00 5 2 4,33 7 1 6,67 5 0 5,00 42 8 39,33 434,449 10 25 36 36 193
% 19

11 232 ELİF AY 3D 11 4 9,67 14 1 13,67 4 2 3,33 7 1 6,67 4 1 3,67 40 9 37,01 428,473 11 27 39 39 227
% 22

12 91 ATİL*A ÇAY 3D 14 1 13,67 11 4 9,67 6 1 5,67 6 2 5,33 4 1 3,67 41 9 38,01 426,374 12 28 41 41 235
% 23

13 345 MİRZA AKTAY 3D 12 3 11,00 13 2 12,33 7 0 7,00 6 2 5,33 3 2 2,33 41 9 37,99 426,295 13 29 42 42 236
% 23

14 226 EDİZ KESKİN 3D 13 2 12,33 13 2 12,33 6 1 5,67 4 4 2,67 1 4 -0,33 37 13 32,67 407,014 14 39 58 58 315
% 31

15 181 EMİR  ÇAYLI 3D 11 4 9,67 12 3 11,00 5 2 4,33 7 1 6,67 2 3 1,00 37 13 32,67 405,390 15 40 60 60 324
% 32

16 236 ERVA SU KIR 3D 11 4 9,67 12 3 11,00 7 0 7,00 5 3 4,00 5 0 5,00 40 10 36,67 404,484 16 41 61 61 325
% 32

17 101 EREN MUTLU 3D 12 3 11,00 13 2 12,33 6 1 5,67 4 4 2,67 3 2 2,33 38 12 34,00 404,025 17 43 64 64 329
% 32

18 349 ÖMERHAN ODABAŞOĞLU3D 12 3 11,00 11 4 9,67 4 3 3,00 6 2 5,33 5 0 5,00 38 12 34,00 402,764 18 44 68 68 339
% 33

19 102 MESUT HAMİ GÜLERYÜZ3D 10 5 8,33 13 2 12,33 5 2 4,33 5 3 4,00 2 3 1,00 35 15 29,99 386,641 19 48 84 84 407
% 40

20 224 ÖMER YEGİN 3D 12 3 11,00 11 4 9,67 5 2 4,33 5 3 4,00 1 4 -0,33 34 16 28,67 383,677 20 50 89 89 429
% 42

21 238 ESİLA S* I 3D 11 4 9,67 11 4 9,67 6 1 5,67 5 3 4,00 2 3 1,00 35 15 30,01 381,033 21 51 91 91 439
% 43

22 203 BUĞLEM ÖZDEMİR 3D 10 4 8,67 11 4 9,67 6 1 5,67 4 4 2,67 4 1 3,67 35 14 30,35 371,217 22 54 100 100 473
% 46

23 165 EMİR HAMZA ALGAN3D 9 6 7,00 10 5 8,33 6 1 5,67 6 0 6,00 2 3 1,00 33 15 28,00 365,852 23 55 105 105 493
% 48

24 18 FURKAN  GÜNGÖR 3D 10 5 8,33 9 6 7,00 7 0 7,00 5 3 4,00 4 1 3,67 35 15 30,00 362,671 24 60 111 111 508
% 50

25 54 HASAN ÇAĞLAYAN 3D 13 1 12,67 6 8 3,33 6 1 5,67 5 3 4,00 2 2 1,33 32 15 27,00 358,474 25 61 115 115 527
% 51

26 326 FATIMA ÇAVUŞ 3D 7 8 4,33 10 5 8,33 5 2 4,33 5 3 4,00 3 2 2,33 30 20 23,32 332,073 26 67 135 135 628
% 61
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SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPARSLAN  YALÇIN 192 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 14 1 13,67 91 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 4,81 4,49 3,98

Fen 8 6 1 5,67 71 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 39 10 35,67 71 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBbABacCACcCBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABAcCBBCAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAAaCcC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CABcCBB 

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCCcb

Cevap Anh. B BCCAC
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA KAYA 27 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 8 6 6,00 40 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 3 2 2,33 33 4,81 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 28 19 21,67 43 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCAcccCAbAaabb

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ccAaCaB bAbABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CcABa  

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) aABbaBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 2 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 2 1 67
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 0 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 0 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA NAZ CANSIZ 188 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 4 11 0,33 2 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 2 5 0,33 5 4,81 4,49 3,98

Fen 8 3 5 1,33 17 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 1 4 -0,33 -7 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 15 35 3,33 7 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) cBcCAbAbBacccab

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CaBbbbabaaAcBba

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) bcaaAAa

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) ccC*cCbA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) Aaaba

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 0 3 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 0 3 0
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 1 2 33
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 2 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BE R* SABAN 87 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 14 1 13,67 91 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 1 4,67 67 4,81 4,49 3,98

Fen 8 6 2 5,33 67 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 42 7 39,67 79 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) cBCAB*ACACbCBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABcBCBBCAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCc 

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) aABACBcC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 0 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERR  *A 105 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 12 3 11,00 73 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 4,81 4,49 3,98

Fen 8 6 2 5,33 67 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 43 7 40,67 81 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABBACACcCBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABcBaBBbAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAcBCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) bABcCBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CANAARSLAN 93 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 0 14,00 93 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 5 5 3,33 22 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 4,81 4,49 3,98

Fen 8 4 3 3,00 38 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 35 8 32,33 65 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) B CABBACACACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT)  BAcbc a AbAB  

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CbB CcaC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 0 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 1 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 2 1 67
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 1 0 33
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 0 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR KAPUSUZ 217 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 11 4 9,67 64 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 4,81 4,49 3,98

Fen 8 2 6 0,00 0 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 28 22 20,67 41 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBbCAacbcaABcCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CaBCAACABCAbccB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBbCcAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BbaBcbab

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) AacCb

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA AYGÜL 266 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 10 5 8,33 56 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 4 2 3,33 48 4,81 4,49 3,98

Fen 8 1 6 -1,00 -13 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 24 23 16,33 33 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBcCAac BbbBabA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) aBBabACABCAbaAB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) a CCbAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) B acaaac

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) baaCC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 0 3 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 3 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 0 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 0 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM AKÇAOĞLU 55 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 14 1 13,67 91 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 4,81 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 39 11 35,33 71 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcACACACBCcBaCb

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBCAACABCAcBAB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCbAAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcCBBCab

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) bCBaC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL POLAT 241 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 13 2 12,33 82 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 4 1 3,67 52 4,81 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 39 9 36,00 72 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBACAbACBCABBbA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CaBCAACABCAABcB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBbCA  

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BAbBBCbb

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACBaC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 0 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN EG* AKGÜN 109 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 12 3 11,00 73 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 2 5 0,33 5 4,81 4,49 3,98

Fen 8 2 4 0,67 8 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 28 20 21,33 43 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) ccACAaAaBCABcCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBCbACABCAcBcB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) bB*acbB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcCacb  

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) AbcCb

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMA BÜL* L 130 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 14 1 13,67 91 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 4,81 4,49 3,98

Fen 8 8 0 8,00 100 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 46 4 44,67 89 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBACACACBCABcCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBbAACABCAABAB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCCAAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BACBBCCA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACBab

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA AKTAŞ 274 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 4,81 4,49 3,98

Fen 8 6 2 5,33 67 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 44 6 42,00 84 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABcACbCACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABABCBBCAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBa

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CABbbBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BaCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ERSİN İLERİ 67 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 13 2 12,33 82 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 4 3 3,00 43 4,81 4,49 3,98

Fen 8 7 1 6,67 83 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 1 4 -0,33 -7 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 33 17 27,33 55 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcACAabCcbbBaCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBCAACABCAbcAB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CabCAbB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BACBBCCb

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) cbBaa

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMETALİ GÜLERYÜZ 200 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 9 6 7,00 47 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 4,81 4,49 3,98

Fen 8 4 4 2,67 33 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 33 17 27,33 55 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBACACACBbAacbA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBbbACABCAccba

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCaAAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcacBCCb

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACBaa

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 3 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 2 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ KAĞAN TOK 78 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 9 6 7,00 47 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 4,81 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 34 16 28,67 57 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBACAbbCcCABcCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) baBCcACABCAbacB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCCcAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcCBcCCb

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACcaC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ERGİN 315 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 4,81 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 43 7 40,67 81 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABcACAaACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABABCBBCAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAbBCaC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CABcbBBa

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ALİ BİLGİ 341 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 12 3 11,00 73 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 4,81 4,49 3,98

Fen 8 7 1 6,67 83 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 42 8 39,33 79 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcACAaACBCABBCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBbAACABCAcBcB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCCAAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcCBBCCA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACcCb

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DEMİRŞAH KOLAT 144 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 10 1 9,67 64 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 4,81 4,49 3,98

Fen 8 6 2 5,33 67 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 39 7 36,67 73 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABBbCAbcCBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT)  B BCBBC ACABa 

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CABcCBaC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) aCCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 0 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 1 1 33
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 0 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÖZTÜRK 99 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 14 1 13,67 91 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 4,81 4,49 3,98

Fen 8 8 0 8,00 100 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 47 3 46,00 92 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABcACACACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABABCBBCbACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CABACBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BbCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARE EROĞLU 367 3A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,95 9,57 8,28

Matematik 15 13 2 12,33 82 10,46 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 4,81 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,14 3,96 3,42

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,90 2,35 2,16

Toplam: 50 44 6 42,00 84 32,27 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABcACACACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABABCBBbAACAcCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) bABbCBaC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 1 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF KÖSEM 275 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 14 1 13,67 91 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 4,35 4,49 3,98

Fen 8 7 1 6,67 83 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 47 3 46,00 92 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABBACACACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABcBCBBCAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CABcCBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BbCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA DEMİRCAN 179 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 11 4 9,67 64 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 3 4 1,67 24 4,35 4,49 3,98

Fen 8 3 5 1,33 17 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 0 5 -1,67 -33 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 30 20 23,33 47 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BaACACACBCbBBCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) aBBCAACABCAcccB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) aBCabcB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcCaaCab

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) cbaab

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ZEHRA TUNCER 303 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 15 0 15,00 100 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 4,35 4,49 3,98

Fen 8 8 0 8,00 100 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 49 1 48,67 97 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABcACACACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABABCBBCAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CABACBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY GÜMÜŞ 182 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 14 1 13,67 91 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 4,35 4,49 3,98

Fen 8 4 4 2,67 33 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 38 12 34,00 68 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcACAbACBbABcCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBCAACABCAcBAB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCCAAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcaBBCab

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACaab

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU AL 83 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 11 2 10,33 69 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 4,35 4,49 3,98

Fen 8 7 1 6,67 83 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 42 6 40,00 80 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBACACACBCABcCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) acBCAACABCA  AB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCCAbB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BACBBCaA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACBCb

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 0 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU AL 83 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 11 2 10,33 69 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 4,35 4,49 3,98

Fen 8 7 1 6,67 83 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 42 6 40,00 80 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBACACACBCABcCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) acBCAACABCA  AB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCCAbB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BACBBCaA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACBCb

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 0 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TÜRKMEN 32 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 14 1 13,67 91 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 0 6,00 86 4,35 4,49 3,98

Fen 8 6 2 5,33 67 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 4 0 4,00 80 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 41 6 39,00 78 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) B AaACACBbABaCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBbAACABCAABAB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) C CCAAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcCBaCCA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) AC CC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 0 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 0 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AVCI 234 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 8 7 5,67 38 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 4,35 4,49 3,98

Fen 8 4 4 2,67 33 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 1 4 -0,33 -7 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 30 20 23,33 47 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBACACAaaCABcCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) aBBCbACAaaAcacB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBbCAAc

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) ccbBcCCA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) bbcaC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 1 2 33
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 0 2 0
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM NUR YETMİŞBİR 142 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 4 9 1,00 7 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 1 5 -0,67 -10 4,35 4,49 3,98

Fen 8 3 5 1,33 17 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 18 28 8,67 17 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) cBcCACcaBCAccC 

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) bcBbcAbcabcAB  

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) bcbCcb 

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) aAaBBaab

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) AbcCa

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 1 2 33
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 0 3 0
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 0 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 0 2 0
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN ADEM YAMAN 245 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 8 7 5,67 38 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 2 5 0,33 5 4,35 4,49 3,98

Fen 8 6 2 5,33 67 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 27 23 19,33 39 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCAaBAbcCcbcCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) bcAaCacCbACABaA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) abABbca

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CABbCBcC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BaabC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 1 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN OZAN 159 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 10 5 8,33 56 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 4 3 3,00 43 4,35 4,49 3,98

Fen 8 3 5 1,33 17 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 0 5 -1,67 -33 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 26 24 18,00 36 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BabABcAbACcbBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ccbaaBBCAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CcABbcC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) bcBbacBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) caacb

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 2 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KARACA 173 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 6 9 3,00 20 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 2 4 0,67 10 4,35 4,49 3,98

Fen 8 4 4 2,67 33 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 22 27 13,00 26 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBaAcBACbbAacac

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) cacB*cBCAbCAaab

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY)  cABaab

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CABcbcaC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCaAa

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 2 1 67
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 0 3 0
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 0 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KUMSAL TURAL 271 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 13 2 12,33 82 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 4,35 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 41 9 38,00 76 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcbCACACBCABabA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBCAACABbAABAc

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCCAAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcbBBCaA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACBCC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 1 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ÇORLU 64 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 13 2 12,33 82 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 4,35 4,49 3,98

Fen 8 7 1 6,67 83 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 41 9 38,00 76 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBACACACBCABaCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBaAACABCAbBAB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CcCaAAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BACBBCCb

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACaba

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AKİF ŞAHİN 107 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 10 3 9,00 60 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 4,35 4,49 3,98

Fen 8 7 1 6,67 83 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 39 9 36,00 72 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABaACACcCBbA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) A ABCBBbAACAca 

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) bAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CABACBcC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCbAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 1 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 0 2 0
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY ERVA İYİGÜN 143 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 13 2 12,33 82 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 1 4,67 67 4,35 4,49 3,98

Fen 8 3 3 2,00 25 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 37 9 34,00 68 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BB CACACBbABBCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) aBBaAACABCAABAB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCC bB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcbcB  A

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) AaBCa

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER BARİP 50 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 3 9 0,00 0 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 4,35 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 3 1 2,67 53 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 27 19 20,67 41 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcbABaACcCACBbA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT)  accbaB  AabaCc

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABbBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) bbBACBcC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BC Ab

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 1 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 1 2 33
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 1 2 33
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 2 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER HAMZA TINGIR 491 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 11 4 9,67 64 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 4,35 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 37 13 32,67 65 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) ccbABcACACACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) bcABaBBCAAaABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CcbBCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CcBcCBBb

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 2 1 67
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ADA ARSLAN 72 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 12 3 11,00 73 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 4,35 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 37 13 32,67 65 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcCABcACcCACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) cBcBCBBaAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) aAABCBa

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CcBcCBBb

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BbCbC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELMAN AKGÜN 488 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 6 9 3,00 20 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 3 4 1,67 24 4,35 4,49 3,98

Fen 8 3 5 1,33 17 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 0 5 -1,67 -33 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 21 29 11,33 23 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) cBcCACcCcCABcbA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) aBBabAaABacbabB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CcCabbB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BAbaaCbc

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) caabb

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 3 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 2 1 67
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 1 2 33
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMRAN ADA KAPUSUZ 41 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 14 1 13,67 91 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 4,35 4,49 3,98

Fen 8 7 1 6,67 83 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 46 4 44,67 89 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABcAbACACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABcBCBBCAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CABcCBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BEYZA SABAN 364 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 10 3 9,00 60 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 0 6,00 86 4,35 4,49 3,98

Fen 8 5 1 4,67 58 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 37 7 34,67 69 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) B CABaACACACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) bBbaC BCAACABC 

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABC C

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) a B CBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) aCCAa

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 0 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 0 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 2 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 0 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 0 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NİDA ELİBOL 76 3B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,54 9,57 8,28

Matematik 15 6 9 3,00 20 8,93 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 3 4 1,67 24 4,35 4,49 3,98

Fen 8 4 4 2,67 33 4,23 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 2,25 2,35 2,16

Toplam: 50 28 22 20,67 41 30,29 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBACACbCBbAcBCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CaBbAbbABbAbaba

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBabbbB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcbcBCbA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) cCBbC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 3 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 1 2 33
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 1 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 2 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDUL *AMET KAYA 26 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 5 10 1,67 11 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 2 5 0,33 5 2,90 4,49 3,98

Fen 8 2 6 0,00 0 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 1 4 -0,33 -7 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 15 35 3,33 7 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) ccbabaACabbcBCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBaCbcbAabbcacB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CcbbcAc

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BbaBabbc

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) Aaabb

Cevap Anh. A ACBCC
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 1 2 33
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 0 3 0
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA SU PİLİÇ 212 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 1 6 -1,00 -14 2,90 4,49 3,98

Fen 8 2 6 0,00 0 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 14 36 2,00 4 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BaCAaBcCbbbbBaA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) bacabccaAbaAaab

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) acAabaa

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) aAabbBab

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) cabAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 3 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 1 2 33
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 0 3 0
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 2 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 0 2 0
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN YEGİN 194 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 12 3 11,00 73 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 2,90 4,49 3,98

Fen 8 3 5 1,33 17 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 33 17 27,33 55 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcCABBACcbbbBbc

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) cBcBCaBCAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CcBcbBca

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BaCbC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEMSU MACİT 31 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 4 3 3,00 43 2,90 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 1 4 -0,33 -7 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 21 29 11,33 23 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) aaACAacCBbAcBbA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) bacaAAbAcbbbcca

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBaaAbB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BAbBBbCc

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) Ababa

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 3 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 2 1 67
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 0 3 0
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 2 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT AKSU 209 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 6 2,00 13 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 3 10 -0,33 -2 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 2 2 1,33 19 2,90 4,49 3,98

Fen 8 2 2 1,33 17 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 2 2 1,33 27 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 13 22 5,67 11 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BB**c cbc   B A

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) bacbAbCA acc cc

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) Ca C b 

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) B C  b b

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) bC bC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 0 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 2 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 2 1 67
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 0 2 0
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 2 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 0 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 0 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 0 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 0 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EL *NAZ KARAŞAL 133 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 12 3 11,00 73 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 2,90 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 37 13 32,67 65 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) caCABcACAaACBbA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABbBCcBCAACABbA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCaC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CbBAacBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) cCCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 1 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ADA BİLİR 239 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 1 6 -1,00 -14 2,90 4,49 3,98

Fen 8 4 4 2,67 33 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 17 33 6,00 12 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABccCAbbbcac

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABbabBa*cc*babb

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) abcaCab

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) bABcacBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BbCca

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 0 3 0
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 0 3 0
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 2 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA ÇAĞLAR 176 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 8 3 7,00 47 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 4 3 3,00 43 2,90 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 5 0 5,00 100 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 35 11 31,33 63 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BaACACACBCcBBCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBaAACAaCb    

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CcCbAbB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcaaBCCA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACBCC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 1 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 1 2 33
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 0 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN SALİH ŞİMŞEK 483 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 9 6 7,00 47 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 2,90 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 1 4 -0,33 -7 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 30 20 23,33 47 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BabABcACACbaaCb

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) bBcBbcBCbACAcCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) aABcCBaC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) caaAa

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 0 3 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 1 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HUZEYFE İNCE 258 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 3 6,00 40 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 6 2 5,33 36 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 3 3 2,00 29 2,90 4,49 3,98

Fen 8 1 3 0,00 0 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 19 14 14,33 29 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) B  CA ACa ba CA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) C B AACAaa     

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CcCb bB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) a ba C  

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) bCBbb

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 0 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 1 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 0 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 0 2 0
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 0 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 0 2 0
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 0 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TUNCAY YULAFÇI 139 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 6 9 3,00 20 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 2,90 4,49 3,98

Fen 8 2 6 0,00 0 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 1 4 -0,33 -7 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 22 28 12,67 25 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BabABabCACcCBac

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) bBcBCcabbACAaac

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CcABaBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) bcabCBcb

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) ababC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 0 3 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 0 3 0
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KAMA 496 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 7 2,67 18 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 2 7 -0,33 -2 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 2 5 0,33 5 2,90 4,49 3,98

Fen 8 3 5 1,33 17 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 0 5 -1,67 -33 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 12 29 2,33 5 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) cBACbbcCBbbc   

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) bacCbbbAc      

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) bBCacca

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) acbcBCbA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) bacab

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 0 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 1 2 33
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 0 1 0
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 0 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 0 2 0
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA SİMAY KARİP 328 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 11 4 9,67 64 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 2,90 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 39 11 35,33 71 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcACACACBCABcCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) bBBCAACAcCAbBcB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCCAAa

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) abCBBCCb

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACcCC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 1 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAREŞ İŞMAN 478 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 9 6 7,00 47 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 2,90 4,49 3,98

Fen 8 4 4 2,67 33 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 35 15 30,00 60 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) cBbABBACACcCcCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) caABaaBbAbCABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CABbaBab

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCCAa

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 3 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 2 1 67
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA MUST  A AİB YR 17 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 5 7 2,67 18 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 1 5 -0,67 -10 2,90 4,49 3,98

Fen 8 3 4 1,67 21 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 22 22 14,67 29 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) acCABBACACAb ab

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) A*cc BabAAaAa  

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) aA cbcb

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) acBACac 

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCaAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 2 1 67
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 0 1 0
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 2 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 0 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU RÜZGAR ZENGİN 338 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 12 3 11,00 73 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 2,90 4,49 3,98

Fen 8 6 2 5,33 67 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 1 4 -0,33 -7 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 32 18 26,00 52 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) ccaABccCcaACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) AaABCcBaAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CcbBCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) aABcCBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) aabbC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZARDA KESKİN 150 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 6 7 3,67 24 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 2 5 0,33 5 2,90 4,49 3,98

Fen 8 2 3 1,00 13 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 0 5 -1,67 -33 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 16 29 6,33 13 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBAbAbbbBabcBac

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) bBBabbCbcbAAB  

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) babbAbB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) aAaBc   

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) bbaaa

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 1 2 33
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 1 2 33
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 0 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 0 2 0
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT M*SA KAYA 124 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 4 10 0,67 4 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 1 6 -1,00 -14 2,90 4,49 3,98

Fen 8 2 6 0,00 0 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 14 35 2,33 5 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) ccAbbaAbabAcaCc

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) aaabbACcaaAbcA 

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) Cabbbca

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) abbBabbA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) AaBaC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 3 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 2 1 67
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 1 2 33
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 0 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 0 2 0
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZE NEP İPEK KARA 82 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 3 3 2,00 13 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 1 4,67 67 2,90 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 26 14 21,33 43 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BaACACbbBbcBBCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBca Aa        

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCa AB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcbBcCCA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) bCBCb

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 0 1 0
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 1 1 33
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 0 0 0
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 0 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA CEYLAN 77 3C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 6,23 9,57 8,28

Matematik 15 14 1 13,67 91 4,57 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 2,90 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 2,27 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 1,48 2,35 2,16

Toplam: 50 43 7 40,67 81 17,45 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcACACACBCABBCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBbAACABCAABAB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CcCCAAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcCaBCaA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACBaC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ATAHAN  ATASOY 15 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 15 0 15,00 100 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 5,59 4,49 3,98

Fen 8 7 1 6,67 83 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 42 8 39,33 79 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BccCAaACBCccBCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBCAACABCAABAB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCaAcB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BACBBCaA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACBCC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ATİL*A ÇAY 91 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 11 4 9,67 64 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 5,59 4,49 3,98

Fen 8 6 2 5,33 67 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 41 9 38,00 76 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBbABBACACACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) cBbBCaBCAACABCb

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAbBCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) aABcCBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCCAb

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 1 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜNAL 0 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 14 1 13,67 91 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 5,59 4,49 3,98

Fen 8 6 2 5,33 67 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 43 7 40,67 81 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABBACAacCBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABABCBBbAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABbaC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CABcbBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM ÖZDEMİR 203 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 11 4 9,67 64 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 5,59 4,49 3,98

Fen 8 4 4 2,67 33 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 35 14 30,33 61 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBcCAbAbBCABBa 

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CaBbAAaABCAABcB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCCcAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcCBBabb

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACBCa

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 2 1 67
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE KÖSEM 35 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 12 3 11,00 73 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 5,59 4,49 3,98

Fen 8 8 0 8,00 100 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 42 8 39,33 79 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBAbACACBbAaBCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBCAACABabABcB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCCAAa

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BACBBCCA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACBaC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 1 2 33
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR SABAY 61 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 15 0 15,00 100 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 5,59 4,49 3,98

Fen 8 6 2 5,33 67 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 46 4 44,67 89 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABcACACACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABABCBBCAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) bbBACBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BaCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN MUTLU 103 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 15 0 15,00 100 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 5,59 4,49 3,98

Fen 8 8 0 8,00 100 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 46 4 44,67 89 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcACACACBCABBCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBCAACABCAABAB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCCAAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BACBBCCA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) AaaaC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EDİZ KESKİN 226 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 13 2 12,33 82 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 5,59 4,49 3,98

Fen 8 4 4 2,67 33 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 1 4 -0,33 -7 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 37 13 32,67 65 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcCABBACACACBCc

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) AaABCBBCAACAcCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) bAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) bcBcCBcC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) abbbC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 1 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AY 232 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 14 1 13,67 91 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 4 2 3,33 48 5,59 4,49 3,98

Fen 8 7 1 6,67 83 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 40 9 37,00 74 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BaACACACcCAacCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBaAACABCAABAB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) bBCCAb 

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BACBBCCc

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACcCC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR  ÇAYLI 181 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 12 3 11,00 73 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 5,59 4,49 3,98

Fen 8 7 1 6,67 83 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 37 13 32,67 65 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcbCcCACBCbBBCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBcbAACABCAABcB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) aaCCAAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcCBBCCA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) caaCC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR HAMZA ALGAN 165 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 10 5 8,33 56 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 5,59 4,49 3,98

Fen 8 6 0 6,00 75 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 33 15 28,00 56 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBaABcACbCcCcCc

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) bBbBCcBbAACABCc

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CbABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CABACB  

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BbCbb

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 1 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN MUTLU 101 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 13 2 12,33 82 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 5,59 4,49 3,98

Fen 8 4 4 2,67 33 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 38 12 34,00 68 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBACcCcCBCABcCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBCAACABCAAcAc

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCCAbB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BbCcBCab

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) AbaCC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA SU KIR 236 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 12 3 11,00 73 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 5,59 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 40 10 36,67 73 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcACbCbCBCABcCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBaAAbABCAABcB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCCAAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BACccCCc

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACBCC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 2 1 67
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA S* I 238 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 11 4 9,67 64 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 5,59 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 35 15 30,00 60 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABBAbACbCBbb

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) bBAaCBBCAACAabA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBa

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) bbBbCBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) aaCAa

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 1 2 33
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ÇAVUŞ 326 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 10 5 8,33 56 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 5,59 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 30 20 23,33 47 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABcbbbCcacbA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) bccBCBBCbACABCc

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CcABCcC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CAcAacBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) cCCAb

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 2 1 67
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 0 2 0
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN  GÜNGÖR 18 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 9 6 7,00 47 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 5,59 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 35 15 30,00 60 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) cBbABaACbCAaBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABAaCBaaAACAaab

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) abBACBcC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) aCCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 0 3 0
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇAĞLAYAN 54 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 12,67 84 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 6 8 3,33 22 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 5,59 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 2 2 1,33 27 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 32 15 27,00 54 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) B CABBACACACBCc

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) bacBCcBCAcabcC 

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABbBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) abBcCBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) aCCb 

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 1 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 0 3 0
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 1 1 33
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 0 1 0
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 0 0
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMA SÜZÜK 116 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 14 0 14,00 93 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 1 5,67 81 5,59 4,49 3,98

Fen 8 8 0 8,00 100 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 43 6 41,00 82 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcbCACACBCABBbA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBC ACABCAABAB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCCAbB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BACBBCCA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACBaa

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH KÖSE 22 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 15 0 15,00 100 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 5,59 4,49 3,98

Fen 8 4 4 2,67 33 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 4 1 3,67 73 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 44 6 42,00 84 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABaACACACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABABCBBCAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) bbBbbBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCCbC

Cevap Anh. B BCCAC
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 1 1 50
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MESUT HAMİ GÜLERYÜZ 102 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 13 2 12,33 82 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 5,59 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 35 15 30,00 60 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcbABBACAabCaCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) bBABCBBaAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CcABCaC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) bABbCaBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BbCba

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 1 2 33
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 0 1 0
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRZA AKTAY 345 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 13 2 12,33 82 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 5,59 4,49 3,98

Fen 8 6 2 5,33 67 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 41 9 38,00 76 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BcAbACACBCcBBCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CaBbAACABCAABAB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCCAAB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BACBBCac

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) ACcaC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 2 1 67
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YEGİN 224 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 11 4 9,67 64 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 5 2 4,33 62 5,59 4,49 3,98

Fen 8 5 3 4,00 50 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 1 4 -0,33 -7 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 34 16 28,67 57 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBAaACACBCbBaCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CcBCbACABCAABca

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCaAbB

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BcCBcCCb

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) bCaba

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 1 2 33
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 0 2 0

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 0 1 0
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMERHAN ODABAŞOĞLU 349 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 11 4 9,67 64 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 4 3 3,00 43 5,59 4,49 3,98

Fen 8 6 2 5,33 67 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 38 12 34,00 68 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABacCcCACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) bBABCBcCAACAaaA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) aAAaCBa

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) aABcCBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 1 2 33
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 0 1 0
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 0 1 0
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TURAN KAĞAN ÖZDEMİR 119 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 14 1 13,67 91 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 5,59 4,49 3,98

Fen 8 7 1 6,67 83 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 3 2 2,33 47 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 46 4 44,67 89 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABBACACACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABAcCBBCAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) CbBACBBC

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BaCAb

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 1 1 50

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AKBULU T 62 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 15 0 15,00 100 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 7 0 7,00 100 5,59 4,49 3,98

Fen 8 1 6 -1,00 -13 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 43 6 41,00 82 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBCABBACACACBCA

Cevap Anh. B BBCABBACACACBCA

Sayısal (MAT) ABABCBBCAACABCA

Cevap Anh. B ABABCBBCAACABCA

Sözel (HAY) CAABCBC

Cevap Anh. B CAABCBC

Sayısal (FEN) abccbBc 

Cevap Anh. B CABACBBC

Sözel (İNG) BCCAC

Cevap Anh. B BCCAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 3 0 100
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 0 2 0
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 0 1 0
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 1 0 100
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI -3 (03B SERİSİ)
D.K.: 303

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA BEDİR 98 3D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,97 9,57 8,28

Matematik 15 14 1 13,67 91 11,59 9,09 8,34

Hay.Bil. 7 6 0 6,00 86 5,59 4,49 3,98

Fen 8 6 2 5,33 67 4,86 3,96 3,42

İngilizce 5 2 3 1,00 20 2,65 2,35 2,16

Toplam: 50 42 7 39,67 79 35,67 29,45 26,18

Sözel (TÜR) BBACACACBCAcBCA

Cevap Anh. A BBACACACBCABBCA

Sayısal (MAT) CBBbAACABCAABAB

Cevap Anh. A CBBCAACABCAABAB

Sözel (HAY) CBCCAA 

Cevap Anh. A CBCCAAB

Sayısal (FEN) BACcBCbA

Cevap Anh. A BACBBCCA

Sözel (İNG) baBbC

Cevap Anh. A ACBCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY FEN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 3 3 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3 2 1 67
Şekil ve nesne grafiğindegösterilen bilgileri açıklayarak grafiktençetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.3 3 0 100
Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.3 3 0 100
En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 2 2 0 100

Sözel (HAY)

Hay.Bil. S D Y B%

Sınıfının ve okulunun krokisini çizer. 1 1 0 100
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir. 1 1 0 100
Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur. 1 1 0 100
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. 1 1 0 100
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 1 1 0 100
Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. 2 2 0 100
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır. 1 1 0 100
Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 1 0 1 0
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Listening 1 0 1 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100
Listening 1 0 1 0
Speaking 1 1 0 100
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